Renato Angelucci

Da: Ermando Gramenzi <ermandogramenzi@gmail.com>

Inviato: giovedi 10 agosto 2017 13:41

A: GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO CENTRO OPERATIVO REGIONALE
Oggetto: Re: Comunicazioni [Protocollo N.ro 2017-PROT-10270]

In riferimento alla Vs. nota Prot. 10270 del 10.08.2017, si comunica quanto di seguito:

Gentile Renato ANGELUCCI, la rendicontazione dei lavori eseguiti per I'istallazione del MAPRE é stata fatta
secondo le disposizioni della Determina di approvazione della contabilita (Determina 171/COR del
26.06.2017), per I'importo preciso di liquidazione stabilito nella stessa (€ 18.278,74).

Le fatture, come previsto, sono state intestate al sottoscritto (Sig. Gramenzi Ermando) e pertanto si ritiene
che le stesse non rientrino nel campo dello Split Payment (Legge di stabilita 2015 n. 190 del 2014), infatti il
Sig. Ermando Gramenzi & tenuto a pagare I'intera fattura all'impresa ed al professionista (compresa I'lVA)
per complessive € 18.278,74.

Relativamente al CF del sottoscritto si comunica con la presente:_

In attesa di riscontro porgo distinti saluti

Il giorno 10 agosto 2017 13:00, GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZ0O CENTRO OPERATIVO
REGIONALE <sisma2016@regione.abruzzo.it> ha scritto:
Gent.mo Sig. Gramenzi,
abbiamo ricevuto la sua PEC del 07.07.2017 con la quale chiede 1?erogazione del contributo
relativo alla realizzazione della piazzola per MAPRE.
Purtroppo, nella predisposizione del decreto di liquidazione e pagamento di quanto a lei spettante,
ci siamo resi conto che la richiesta da lei avanzata, cos€ come impostata non puii essere ricevuta
dallo scrivente per due motivi:
1) Il contributo che il Centro Operativo Regionale - Regione Abruzzo le deve non ¢ pari ad ?
18.278,64 come da lei richiesto ma ad ? 14.982,49 perché i restanti ? 3.296,15 relativi all?IVA per
la normativa vigente, li versa direttamente 1?Ente all?Erario;
2)  Manca sulla domanda il suo codice fiscale necessario per gli adempimenti dovuti precedenti
all?erogazione del contributo stesso.
La invito pertanto, sempre tramite PEC a riformulare 1?istanza inserendo nella stessa il suo codice
fiscale e 1?importo corretto di ? 14.982,49.
In attesa di un sollecito riscontro alla presente, invio cordiali saluti.

- Renato Angelucci



Gramenzi Ermando
C.da Villa Gramenzi n. 19
64020 — CASTELLALTO (TE)

PEC: ermandogramenzi@cia.legalmail.it

A sisma2016@regione.abruzzo.it

emidio.primavera@regione.abruzzo.it

giuseppe.fiaschettti@regione.abruzzo.it

e per conoscenza  DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO

Via Cerulli Irelli 17/19

64100 - TERAMO

Pec: dpc020@pec.regione.abruzzo.it

Rife: Decreto n. 171/COR del 26.06.2017

Oggetto: Evento sismico del 30-10-2016. Inagibilita abitazione rurale in localita Villa Gramenzi di
Castellalto (TE). Modulo Abitativo Provvisorio Rurale Emergenziale (M.A.P.R.E.).
Istanza di erogazione del contributo di € 18.278,74

Il sottoscritto Gramenzi Ermando, visto il Decreto n. 171/COR del 26.06.2017, di
approvazione degli atti di contabilita finali, relativi alla realizzazione di piazzola per MAPRE,
chiede
’erogazione del contributo, per ’ammontare di complessivi € 18.278,74.

Si comunicano le Coordinate Bancarie preso le quali eseguire 1’accredito:

Si allegano alla presente:
e Fattura per lavori della Ditta Costruzioni MATTUCCI SRL di € 13.571,10 oltre iva;
e DURC della Ditta Costruzioni MATTUCCI SRL ;
e Fattura per spese tecniche dell’Ing. Fabio FORCINA di € 1.357,11 oltre c.p. ed iva;

e Regolarita contributiva dell’Ing. Fabio Forcina.

Cordialita.
Castellalto, 1i 07.07.2017

Firma g



MATTUCCI COSTRUZIONI SRL
VIA PER MOSCIANO N.123
64021 GIULIANOVA (TE)
P.1./C.F.01856340672-REA TE158924

SPETT.LE

GRAMENZI ERMANDO

CONTRADA VILLA GRAMENZI 19

Cap. Soc.10.000,00 i.v. 64020 CASTELLALTO TE
COD.CLIENTE VA ZOMNA AGENTE CATEG. PARTITA IVA NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAG.
11 00735600678 21 03/07/2017 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO
21 BONIFICO BANCARIO 7 GG DATA FA
TELEFONO co VALUTA TIFO DOCUMENTO
I SAFTIH
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' FPREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% IMPORTQ NETTO VA
SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA DI
MATERIALI E MANODOPERA RIGUARDANTE
LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER
ISTALLAZIONE MODULD ABITATIVO MAPRE
IN LOCALITA' VILLA GRAMENZI DI
CASTELLALTO (TE)
COD. CIG: Z6G61F11EEC.
1,000 13.571,10 13.571,10 22
IMPOMNIBILE ALIVA IMPORTO IVA TOTALE MERCE % SCONTO IMPORTO SCONTO NETTO MERCE
13.571,10 22 2.985,64 13.571,10 13.571,10
BOLLI SPESE INCASSO VARIE ACCONTO
TOTALE A PAG«N&E TOTALE DOCUMENTO
13.571,10 TOT 2.985,64 EUR 16.556,74 EUR 16.556,74
SCADENZE




Renato Angelucci

Da: Ermando Gramenzi <ermandogramenzi@gmail.com>

Inviato: sabato 8 luglio 2017 11:31

A: sisma2016@regione.abruzzo.it; emidio.primavera@regione.abruzzo.it;
giuseppe fiaschetti@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta liquidazione - Decreto 171/COR

Allegati: richiesta liquidazione + fatture.pdf

Con la presente si trasmette la richiesta in oggetto, completa di fatture e Durc.
Cordiali saluti



Gramenzi Ermando

C.da Villa Gramenzi n. 19

64020 - CASTELLALTO (TE)

PEC: ermandogramenzi(@cia.legalmail.it

€ per conoscenza

Rife: Decreto n. 171/COR del 26.06.2017

sisma2016@regione.abruzzo.it

emidio.primavera@regione.abruzzo.it

giuseppe.fiaschettti@regione.abruzzo.it

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO

Via Cerulli Irelli 17/19

64100 — TERAMO

Pec: dpc020@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Evento sismico del 30-10-2016. Inagibilita abitazione rurale in localita Villa Gramenzi di

Castellalto (TE). Modulo Abitativo Provvisorio Rurale Emergenziale (M.A.P.R.E.).

Istanza di erogazione del contributo di € 18.278,74

Il sottoscritto Gramenzi Ermando, visto il Decreto n. 171/COR del 26.06.2017, di

approvazione degli atti di contabilita finali, relativi alla realizzazione di piazzola per MAPRE,

chiede

I’erogazione del contributo, per I’ammontare di complessivi € 18.278,74.

Si comunicano le Coordinate Bancarie preso le quali eseguire ’accredito:

Si allegano alla presente:

e Fattura per lavori della Ditta Costruzioni MATTUCCI SRL di € 13.571,10 oltre iva;
e DURC della Ditta Costruzioni MATTUCCI SRL ;
e Fattura per spese tecniche dell’Ing. Fabio FORCINA di € 1.357,11 oltre c.p.-ed iva;

e Regolarita contributiva dell’Ing. Fabio Forcina.

Cordialita.
Castellalto, 1i 07.07.2017

Firma

X



MATTUCCI COSTRUZIONI SRL
VIA PER MOSCIANO N.123

SPETT.LE

GRAMENZI ERMANDO

64021 GIULIANOVA (TE) CONTRADA VILLA GRAMENZI 19
P.1./C.F.01856340672-REA TE158924
Cap. Soc.10.000,00 i.v. 64020 CASTELLALTO TE
COD.CLIENTE VA ZOMNA AGENTE CATEG. PARTITA IVA NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAG.
11 00735600678 21 03/07/2017 | 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO
21 BONIFICO BANCARIO 7 GG DATA FA
TELEFONO CODICE FISCALE VALUTA TIFO DOCUMENTO
I o FATTURA
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE LM QUANTITA' PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% IMPORTO NETTO IVA
SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA DI
MATERIALI E MANODOPERA RIGUARDANTE
LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER
ISTALLAZIONE MODULO ABITATIVO MAPRE
IN LOCALITA' VILLA GRAMENZI DI
CASTELLALTO (TE)
COD. CIG: ZG661F11EEC.
1,000 13.571,10 13.571,10 22
.
%
IMPOMIBILE AL.IVA IMPORTO IVA TOTALE MERCE % SCONTO IMPORTO SCONTO NE!'T? MERCE
13.571,10 22 2.985,64 13.571,10 13.571,10
BOLLI SPESE INCASSO VARIE ACCONTO
TOTALE A PAGARE TOTALE DOCUMENTO
13.571,10 | TOT 2.985,64 EUR 16.556,74 EUR 16.556,74
SCADENZE




107 @\[ L INPS

istiutz Naziorale Previdenza Soca'e

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE — GMMI:’:::::%::
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORD *
W~
Durc On Line

Numero Protocollo |INAIL_7287709| Data richiesta 02/05/2017 | Scadenza validita | 30/08/2017

Denominazione/ragione sociale MATTUCCI COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale 01856340672
Sede legale VIA PER MOSCIANO, 123 64021 GIULIANOVA (TE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

INPS.
LNALLL.
CNCE

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dellINPS, dellINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell’edilizia.
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STUDIO DI PROGETTAZIONE

Svizzero e Forcina Ingegneri Associati

Via Nicola Dati n. 57/B — 64100 Teramo
tel. e fax: 0861/243354
Partita I.V.A.: 01517700678

Spett.le Gramenzi Ermando
Contrada Villa Gramenzi, 19
64020 Castellalto (TE)
P.l. 00735600678

Fattura n. 15/2017

Compenso professionale a saldo per progettazione, direzione lavori e contabilita dei lavori di
realizzazione di piazzola per MAPRE in Contrada Villa Gramenzi di Castellalto (TE).

Rif. CIG: Z661F11EEC.

a) Onorario €1357,11
b) C.N.P.A.LA. (4% di a) €54,28
c) Imponibile (a+b) €1411,39
d) LV.A.(22% dic) €310,51
Totale fattura (a+b+d) €1721,90

e) Ritenuta d'acconto (20% di a) €271,42
Compenso netto (a+b+d-e) €1450,48

Operazione con I.V.A. per cassa ai sensi dell’art. 32 bis del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83

Teramo, 28 Giugno 2017

Ing. Fabio Forcina

Coordinate bancarie




W
171GITCASSA

Cassa NAZIONALE Protocollo: Inarcassa.0709950.28-06-2017
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

Lisert PROFESSIONISTI

DIREZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

627204/141.2.1/B152W
Dott. Ing.’
FABIO FORCINA
VIA ANTONIO DE ALBENTIIS 72
64100 TERAMO TE

Roma, 28 giugno 2017

Oggetto: certificato di regolarita contributiva - richiesta del 28/06/2017

L'Ing. Fabio Forcina, nato codice fiscale

_ matricola 627204 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del

28/06/2017, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per
quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

:E\r\‘?a ™

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/20186, per gli usi consentili dalla Legge. Non pud essere
prodotto agli organi della Pubblica Amminisirazione o ai Privali Geslori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validita qualtro mesi dalla

data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma - tel. 06.852741 - fax 06.85274211 - PEC: protocollo@ pec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 - www.inarcassa.it



STUDIO DI PROGETTAZIONE

Svizzero e Forcina Ingegneri Associati

Via Nicola Datin. 57/B — 64100 Teramo
tel. e fax: 0861/243354
Partita I.V.A.: 01517700678

Spett.le Gramenzi Ermando
Contrada Villa Gramenzi, 19
64020 Castellalto (TE)
P.1. 00735600678

Fattura n. 15/2017

Compenso professionale a saldo per progettazione, direzione lavori e contabilita dei lavori di
realizzazione di piazzola per MAPRE in Contrada Villa Gramenzi di Castellalto (TE).

Rif. CIG: Z661F11EEC .

a) Onorario €1357,11
b) C.N.P.A.LA. (4% di a) € 54,28
c¢) Imponibile (a+b) €1411,39
d) LV.A. (22% di ¢) € 310,51
Totale fattura (a+b+d) €1721,90

e) Ritenuta d'acconto (20% di a) €271,42
Compenso netto (a+b+d-e) €1 450,48

Operazione con I.V.A. per cassa ai sensi dell’art. 32 bis del Decreto Leqge 22 giugno 2012, n. 83

Teramo, 28 Giugno 2017

Ing. Fabio Forcina

Coordinate bancarie
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171ATCASSA

Cassa NAZIONALE Protocollo: Inarcassa.0709950.28-06-2017
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LiBERT PROFESSIONISTI

DIREZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

627204/141.2.1/B152W
Dott. Ing.
FABIO FORCINA
VIA ANTONIO DE ALBENTIIS 72
64100 TERAMO TE

Roma, 28 giugno 2017

Oggetto: certificato di regolarita contributiva - richiesta del 28/06/2017

Ling. Fabio Forcina. o | e il

I oicola 627204 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del

28/06/2017, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per
quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

:E;‘_\p‘\‘ Vo | - -

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non pud essere
prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validita quattro mesi dalla

data di rilascio e non preclude I'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma - tel. 06.852741 - fax 06.85274211 - PEC: protocollo@ pec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 - www.inarcassa.it



